INFORMACAO

Felgueiras

CAMARA MUNICIFAL

DESPACHOS:

e Aprovo a presente resposta ao pedido de
esclarecimentos.

e Comunique-se ao requerente e proceda-se
a publicitacdo no site do municipio

O Presidente,

(Nuno }-1 eca)

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimentos - Hasta Publica Alienagdo de Data: 15/11/2023
Imével Parcela com 15 000 m2 Area de Acolhimento Empresarial do Pinhal da Rebela,
Varzea

DE: Presidente da Comissdo — Dr.2@ Natdlia Martins

PARA: Exmo. Sr. Presidente Nuno Fonseca

Aos 15 dias do més de novembro de 2023, no uso da competéncia fixada no ponto 10.6 das
condigdes gerais do Procedimento de hasta plblica para a alienacdo de imdvel — Parcela com 15
000 m2 Area de Acolhimento Empresarial do Pinhal da Rebela, Varzea, publicitado pelo Anlncio
publicado no dia 13 de novembro de 2023 no Jornal diario “Jornal de Noticias” e no site municipal,
reuniu no Edificio dos Pagos do Concelho a Comissdao da Hasta Publica para analise dos
esclarecimentos solicitados pela interessada “Administragdo da Intimo Investimentos e
Imobilidria, Lda”, com nimero de pessoa coletiva 503 118 877, com sede no Lugar do Marrujo —
Bugalhos, 2380-220, Alcanena, que constam do documento anexo a presente ata, rececionado
via email, em 14 de novembro de 2023, pelas 17:18h, do seguinte teor:

'(..) Venho em nome e a pedido da Administracdo da Intimo investimentos e Imobilidria, Ida,
com\sede no Lugar do Marrujo — Bugalhos, 2380-220 A/canerla, NIF 503 118 877, solicitar

esclarecimento nas condigbes gerais relativas @ hasta publica alienacdo de imovel, assim
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especificamente no ponto 9.4 onde refere que deverd ser junto um cheque bancario

questionamos se poderd ser um cheque visado a favor do Municipio de Felgueiras? (...)”
Apds analise do pedido, a comissao propde a prestacao do seguinte esclarecimento:

- O ponto 9.4 das condicdes gerais do procedimento, integrado no ponto 9 — Modo de

apresentacdo das propostas, dispde que "A proposta deve ainda ser acompanhada de um cheque
bancdrio, emitido a ordem do Municipio, no montante correspondente a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor da proposta de aquisi¢do, constante do Anexo I1I”;

- Um cheque bancério garante o saldo bancdrio do montante inscrito no mesmo, motivo que
fundamentou a sua exigéncia na apresentacdo da proposta. Atendendo a que o cheque visado
garante, igualmente, o saldo bancario do montante nele inscrito, considera-se que pode ser
apresentado na proposta, em alternativa ao cheque bancario, desde que emitido a ordem do

municipio, nos mesmos termos do ponto 9.4.
A Comissao,
Presidente da Comissao
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Chefe da DCP - Natalia Martins
m

De: geral

Enviado: 14 de novembro de 2023 17:46

Para: Chefe da DCP - Natalia Martins

Assunto: FW: Procedimento _Hasta publica alienagdo de imével

De: Ana Filipa DIAS <anafilipa.dias@mousquetaires.com>

Enviada: 14 de novembro de 2023 17:18

Para: geral <geral@cm-felgueiras.pt>

Cc: Célia SOUSA <celia.sousa@mousquetaires.com>; Filipe DIAS <filipe.dias@mousquetaires.com>; Carla AZEVEDO
<carla.azevedo@mousquetaires.com>

Assunto: Procedimento _Hasta publica aliena¢do de imovel

Exmo. Sr. Presidente da Comissao

Venho em nome e a pedido da Administragdo da Intimo investimentos e Imobiliaria, Ida, com sede no Lugar do
Marrujo — Bugalhos, 2380-220 Alcanena, NIF 503 118 877, solicitar esclarecimento nas condi¢bes gerais relativas a
hasta publica alienacdo de imével, assim especificamente no ponto 9.4 onde refere que devera ser junto um cheque
bancério questionamos se podera ser um cheque visado a favor do Municipio de Felgueiras?

Ao dispor para qualquer esclarecimento que entendam necessario, encontramo-nos ao dispor nos contatos ja
habituais.

Gratos pela atencdo que possa dispensar ao assunto, ficamos a aquardar confirmacdo de rececdo e célere
resposta.

Melhores cumprimentos,

IITImO Ana Dias

Mosqueteiros Gestdo de Projetos
anafilips. dias @mousquetaires com
®+351 249880897 [+351 961926355

Lugar do Marruja - Bugalhos
2380-220 ALCANENA (g

Disclaimer --- Ce message ainsi que les éventuelles pieces jointesé

constituent une correspondance privée et confidentielle a I'attention exclusive du destinataire désigné ci-dessus. Si o)
vous n'étes pas le destinataire du présent message ou une personne susceptible de pouvoir le lui délivrer, il vous est ‘Q(
signifié que toute divulgation, distribution ou copie, totale ou partielle, sur un quelconque support de cette w\p
transmission est strictement interdite. Si vous avez recu ce message par erreur, nous vous remercions d'en informer
I'expéditeur par téléphone ou de lui retourner le présent message, puis d'effacer immédiatement ce message de

votre systeme. Tout message électronique est susceptible d'altération. Le "groupement des Mousquetaires" décline
toute responsabilité au titre de ce message s'il a été altéré, déformé ou falsifié.--- --- This e-mail and any
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attachments is a confidential correspondence intended only for use of the individual or entity named above. If you
are not the intended recipient or the agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are
hereby notified that any disclosure, distribution or copying, either whole or partial, in any medium of this
communication is strictly prohibited. If you have received this communication by mistake, please notify the sender
by phone or by replying this message, and then delete this message from your system. E-mails are susceptible of
alteration. The "Mousquetaires' group" shall not therefore be liable for the message if altered, changed or falsified.--




